



Särskilt utlåtande

Vindbruksplan, tematiskt tillägg översiktsplan

Bakgrund

Framtagande av en ny översiktsplan, ett ökat behov av mer förnyelsebar energi samt beslut om att revidera vindbruksplanen har föranlett till ett förslag till ny vindbruksplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-24 §33 att revidering av vindbruksplan skulle ske.

Vindbruksplanen utgör ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan och ska visa lämpliga områden där vindkraftverk kan uppföras.

I kommunen finns bra vindförutsättningar samtidigt som det finns många områden med bevarandebestånd och områden med särskilt skydd enligt miljöbalken. Planen redovisar vad som ska beaktas vid etablering av vindkraftverk, vad som kommer att prövas vid bygglov och vid tillståndsgivning.

För att få fram vilka områden som är lämpliga för vindkraft har en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen gjorts. Särskild hänsyn har framför allt tagits till riksintresseområden, vindförhållanden och bostäder.

De ytor med tillräckligt stark vindstyrka och inga eller få intressekonflikter bedöms som större möjliga områden för vindkraftverk.

Vindbruksplanen anger vilka områden som kommunen bedömer som möjliga för verksamhetsutövare att etablera vindkraftverk i. Vindbruksplanen visar också områden där kommunen anser att det är mindre lämpligt med vindkraftverk, där flera motstående intressen omöjliggör en storskalig vindkraftsutbyggnad.

Samrådsprocessen

För att upprätta och ändra vindbruksplanen måste förslaget ställas ut för samråd och granskning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap. 8 §.

Samråd och granskning för förslag till ny vindbruksplan har annonserats i lokaltidningen VästgötaBladet, på kommunens anslagstavla och på hemsidan www.tidaholm.se/vindbruksplan.

Förslag till ny vindbruksplan har under samrådstiden och granskningstiden funnits tillgängliga på Stadsbiblioteket i Tidaholm.

Ett samrådsmöte hölls i Stora salen i Stadsbiblioteket den 17 november 2022. Information om samrådsmötet den 17 november har kungjorts i lokaltidningen, på kommunens webbplats samt i Stadsbiblioteket sedan samrådstidens start den 31 oktober 2022.

Under samrådsmötet i Stora salen dök ett tiotal personer upp och samtalande samt yttrade sig om samrådsförslaget.

Allmänheten bjöds in till ett informations- och granskningsmöte på Gamla torget den 31 maj 2023. Information om informations- och granskningsmötet har kungjorts i lokaltidningen med kungörelsenotis och tidningsartikel. Därtill har information funnits på kommunens webbplats samt i Stadsbiblioteket sedan granskningstidens start den 22 maj 2023.

Samrådstiden varade mellan den 31 oktober till och med den 31 december 2022.

Granskningstiden varade mellan den 22 maj till och med den 23 juli 2023.

Myndigheter, nämnder, grannkommuner, föreningar, företag, allmänheten m.fl. som är berörda av vindbruksplanen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.



Efter samrådet sammanställdes alla inkomna synpunkter i samrådsredogörelsen. Planförslaget har reviderats mellan samråd och granskning.

Efter granskningen sammanställdes alla inkomna synpunkter i det här dokumentet – det särskilda utlåtandet.

Med utgångspunkt i sammanställningen bestämmer samhällsbyggnadsnämnden hur planförslaget slutligen ska omarbetas inför beslut om antagande.

Under granskningstiden inkom 14 yttranden. Nedanstående yttranden är utdrag, sammanfattningar eller hela yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns i sin helhet att tillgå på Tidaholms kommun.

Sammanfattning av ändringar efter inkomna synpunkter:

Vindbruksplanen har kompletterats med;

- Biotopskyddsområden, text (s. 33) och kartmaterial (s. 35).
- Ett spärrstråk för kommunikation där vindkraftverk ej får uppföras. Spärrområdet redovisas både i textform (s. 46) och som kartbild (s. 47, 80).
- Förtydligande angående tillgodoseende av förutsättningarna i kulturmiljöområdet, Kambrosilur har införts i planförslaget (s. 76, 81, 88, 90).
- Naturreseptatet Valstad. Information om naturreseptaten redovisas på sidan 31 (kartbild) samt 32 (Valstad).
- Riksdagens beslut om att energiproduktionen 2040 ska vara 100% fossilfri förs in i planförslaget (s. 48, 75).



Inkomna yttranden

Statliga och regionala myndigheter:

- Energimyndigheten
- Länsstyrelsen Västra Götalands Län
- Jordbruksverket
- Lantmäteriet
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
- SGI, Statens geologiska institut
- SGU, Sveriges geologiska undersökning
- Skanova
- Skogsstyrelsen
- Svenska Kraftnät

Kommuner:

- Falköping
- Habo
- Mullsjö

Berörda sakägare, övriga yttranden:

- Sakägare 1 - 3

Utan erinran:

- Energimyndigheten
- Falköpings kommun
- Habo kommun
- Mullsjö kommun
- Jordbruksverket
- Lantmäteriet
- Skanova
- Svenska Kraftnät



Statliga och regionala myndigheter

Energimyndigheten, 2023-05-23

Energimyndigheten lämnar eventuellt yttrande i samrådet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är en obligatorisk samrådspart och ska under samrådet särskilt ta tillvara och samordna statens intressen. Länsstyrelsen ska om det behövs från allmän synpunkt ge råd till kommunerna om tillämpningen av samtliga delar av PBL. Det är länsstyrelsens ansvar att hålla berörda statliga myndigheter underrättade om planarbetet. De statliga myndigheter som har synpunkter på planförslaget ska framföra dessa till Länsstyrelsen.

Energimyndigheten, 2023-06-16

Energimyndigheten har getts möjlighet att yttra sig om länsstyrelsens granskningshandling över vindbruksplan i Tidaholms kommun. Energimyndigheten anser att länsstyrelsens granskningshandling på ett relevant sätt lyfter frågan om vindkraft och dess betydelse i energiomställningen. Energimyndigheten delar länsstyrelsens syn på kommunens vindbruksplan, att den begränsar möjligheten till utveckling av vindkraften i kommunen.

Kommentar

Se kommunens kommentar under Länsstyrelsens yttrande.

Länsstyrelsen, 2023-08-09

Förslag till ändring av översiktsplan gällande Vindbruk, Tidaholms kommun

Inledning

Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och bygglagen (PBL). Yttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL i ett senare planeringsskede.

Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av yttrandet framgå om:

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken (MB),
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. MB inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Yttrandet är en del av översiktsplanen och ska därför läggas till planen då den antagits.

I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter på förslaget till översiktsplan från berörda myndigheter. Yttranden över planförslaget har inkommit från Energimyndigheten, Post- och telestyrelsen, Skogsstyrelsen, Statens Geotekniska Institut, Svenska Kraftnät, Trafikverket och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom.

I Länsstyrelsen i Jönköpings län, Statens Geotekniska Institut och Trafikverket har framfört att de inte har något att erinra mot förslaget - yttrandena bifogas därför inte.



Försvarsmakten har avstått från att yttra sig. I samband med prövning av vindkraftsärenden är det viktigt att Försvarsmakten underrättas.

Samlad bedömning

Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för vindbruk.

Översiktsplanen ger god vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Förslaget har efter samråd genomgått en väsentlig förändring. Jämfört med samrådshandlingen har de områden som tidigare identifierats som möjliga minskat betydligt i storlek. Detta efter att kommunen genomfört en bredare analys av förutsättningarna inom området. I samtliga tre fall bedöms ytan som kvarstår vara för liten för att vara intressant för storskalig vindkraftsetablering. Istället redovisar granskningshandlingen tre delområden där det finns befintliga och tillståndsgivna verk. Dessa pekas ut som fortsatt lämpliga för storskalig vindkraftsetablering. Det är positivt att kommunen har förtydligat sin inställning till områden med befintliga tillstånd.

Kommunerna i Skaraborg har nyligen inlett ett gemensamt arbete för omställning mot elektrifiering. Länsstyrelsen konstaterar, mot bakgrund av att det nya samarbetet syftar till att möta det ökande energibehovet, att färre antal områden och mindre mark pekas ut som lämplig för vindkraftsområden än i tidigare vindbruksplan. En begränsning i möjligheten att bygga ut vindkraften kan få konsekvenser för nuvarande näringsliv och framtida näringslivsetableringar. Vilket i sin tur kan ge en negativ påverkan på tillväxt och utveckling i kommunen och regionen.

Länsstyrelsens synpunkt från samrådet gällande kommunens angreppssätt att betrakta riksintresseområden som stoppområden² för vindkraft kvarstår. Genom att utesluta riksintresseområdena undviker kommunen att skada uppstår på riksintressena, men möjligheten till samexistens med vindkraft utifrån de faktiska värdena på plats prövas inte. Gällande riksintresse för kulturmiljövården, Kambrosilur, bör förutsättningarna för tillgodoseende förtydligas.

Länsstyrelsen ser inga direkta konflikter med hänsyn till någon av de övriga ingripandegrunderna. I den inledande analysen av lämpliga områden har riksintresseområden helt uteslutits. Undantaget är de två områden inom Kambrosilur som pekats ut i gällande Vindbruksplan.

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Riksintresse kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)

De två västliga områdena ligger inom riksintresse för kulturmiljövård Kambrosilur och i närheten av Dimbo (kommunal kulturmiljö och fornlämningsområde av stor betydelse).

Områdena omges dessutom av utpekade kulturmiljöer och landskapsbildskydd.

Med hänsyn till vindbruksplanens långa framtidsperspektiv och att en utgångspunkt i planförslaget är att komplettering med fler verk kan vara lämpligt att pröva, bör planen redovisa förutsättningarna för ett tillgodoseende av riksintresset och inte bara hänvisa till tidigare prövningar.

Detta för att öka kunskapen om och förståelse för området och underlätta för eventuella kommande prövningar.

Kommentar

Tidaholms kommun tackar för yttrandet, noterar era synpunkter och ska justera förslaget utifrån de synpunkter som Länsstyrelsen rekommenderar att förtydliga eller utreda närmare. Angående synpunkten om att använda riksintresseområden som stoppområden vill kommunen förtydliga att flera överlappande riksintresseområden ska utgöra stoppområden. Detta har förtydligats i text och med kartbild.

Förtydligande angående hur eventuellt nya vindkraftverk ska förhålla sig till förutsättningarna inom riksintressen för kulturmiljövårdsområdet Kambrosilur har klargjorts i planförslaget.



Skogsvårdsstyrelsen, 2023-06-20

Skogsstyrelsen kommenterar bara det vi hade synpunkter på vid förra samrådstillfället. *

Det är bra att naturvårdsavtal lyfts in i planen men biotopskyddsområden saknas fortfarande.

I kartbilderna är det omöjligt att se skillnad på de olika kategorierna eftersom färgerna är väldigt lika.

Rastret för våtmarkstrakter är väldigt dominerande och döljer övriga skikt.

*För redogörelse av samrådsyttrande se samrådsredogörelsen.

Kommentar

Tidaholms kommun tackar för yttrandet och noterar era synpunkter angående naturvärden i skogsmiljön. Texten kommer att kompletteras med information och kartmaterial om biotopskyddsområden (s. 33, 35).

Svenska Kraftnät, 2023-06-20

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende.

Vi har i dagsläget inga befintliga eller planerade anläggningar i Tidaholms kommun och har utöver vårt samrådsyttrande i ärendet inget ytterligare att erinra gällande aktuellt förslag till vindbruksplan.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till oss via registrator@svk.se. Ange ärendenummer SvK 2023/1772.

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för transmissionsnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2022–2031 på vår webbplats,

<https://url.l.mailanyone.net/scanner?m=lqBZk9-00075y-53&d=4%7Cmail%2F90%2F1687261200%2F1qBZk9-00075y-53%7Cin1a%7C57e1b682%7C12580412%7C8294347%7C64919081EEA5DF17DCD6F29DB1FDA146&o=..wwevksws&s=IXxSUx31b6szhCVV4AifklajU7Y>.

Kommentar

Tidaholms kommun tackar för yttrandet och noterar era synpunkter.

Statens geologiska institut (SGI), 2023-05-22

SGI:s synpunkter SGI har under samrådsskedet yttrat sig, (2022-11-09 dnr 5.2-22110-1056) och då framfört att planen bör kompletteras med en översiktlig beskrivning av geologiska och topografiska förhållanden samt om det finns förutsättningar för jordrörelser (ras, skred, erosion).

Tidigare framförda synpunkter har hanterats på ett bra sätt och SGI har inga ytterligare synpunkter på planförslaget.

Kommentar

Tidaholms kommun tackar för yttrandet och noterar era synpunkter.



Statens Geologiska Undersökning, 2023-05-16

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 2023-05-15 tagit emot rubricerad vindkraftsremiss. SGU ser generellt positivt på en diversifiering av landets energiförsörjning, exempelvis genom en ökad andel vindkraft på lämpliga platser.

SGU har tidigare yttrat sig i samrådsskedet (SGU dnr. 33-2544-2022) och har inget ytterligare att tillägga.

Kommentar

Tidaholms kommun tackar för yttrandet och noterar era synpunkter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2023-06-21

MSB har utrett konsekvenserna av förslag på ny vindbruksplan, som angavs i er förfrågan avseende påverkan på radiokommunikationssystemet Rakel.

MSB har länk för Rakelsystemet i området. MSB kräver en spärrzon på 120m på ömse sidor (240 m totalbredd) om länkstråket till närmaste vindkraftverk.

Länkstråken som ni har att förhålla er till relateras till följande punkter på stråklinjen.

Koordinaterna är i RT90 2,5 gon V.

Mellan riksväg 47 och 2km NORR om riksväg 47 löper ett spärrstråk

Det löper parallellt med riksväg 47 i NORDVÄSTLIG riktning.

Bredd på spärrstråket:

Stråkets gräns norrut = 2km NORR om riksväg 47

Stråkets gräns söderut = riksväg 47

Dvs under alla omständigheter så måste ev. vindkraft ALLTID placeras minst 2km NORR om sträckningen för riksväg 47.

Återkom med nytt förslag på vindbruksplan. Justerad med gräns 2km NORR om riksväg 47 för kompletterande yttrande.

Kommentar

Tidaholms kommun tackar för yttrandet och noterar era synpunkter angående det 2 km breda spärrstråket som löper parallellt norr om riksväg 47 med riksvägen som sydlig gräns. Information om spärrstråket har bifogats i planhandlingen, både i textform (s. 46) och som kartbild (s. 47, 80).



Kommuner

Habo kommun, 2023-06-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna följande yttrande:

Habo kommun har inga synpunkter på Vindbruksplan för Tidaholms kommun. De områden som är föreslagna som möjliga för storskalig vindkraft bedöms inte påverka Habo kommun. Däremot förutsätter Habo kommun att det förs en dialog mellan kommunerna om etablering av enstaka vindkraftverk sker i närhet av Habo kommungräns, samt om intressen som delas mellan kommunerna påverkas.

Beskrivning av ärendet

Habo kommun har tagit del av förslag till vindbruksplan för Tidaholms kommun. Vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg till den kommun-omfattande översiktsplanen. Vindbruksplanen är utställd för granskning under tiden 22 maj till 23 juli 2023. Vindbruksplanen redovisar områden som bedöms vara *möjliga, mindre lämpliga och olämpliga områden* för vindkraftsetableringar.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och är en del i vindbruksplanen.

Habo kommun yttrade sig även under samrådtiden, 31 oktober till 31 december 2022.

Det yttrandet är i enlighet med skrivningen ovan.

Kommentar

Tidaholms kommun tackar för yttrandet och noterar att samråd önskas vid vindkraftsetablering i närheten av kommungräns samt om vindkraftsetablering bedöms påverka det gemensamma riksintresseområdet Hökensås.

Falköpings kommun, 2023-06-28

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- I. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna yttrande om Tidaholms kommuns förslag till vindbruksplan utan erinran.

Sammanfattning

Tidaholms kommun har arbetat fram ett förslag till ny vindbruksplan som ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen som ställts ut för granskning till och med 23 juli. Falköpings kommun har beretts tillfälle att inkomma med yttrande.

Efter en gedigen analys samt beaktande av inkomna yttranden under samrådet har Tidaholms kommun tagit fram förslag på tre områden som lämpliga för vindkraftverk samt flertalet ytor som är mindre lämpliga respektive olämpliga områden.

Föreslagen vindbruksplan bedöms inte påverka Falköpings kommun. Inga av de områden som angetts som lämpliga för vindkraftsetablering ansluter till kommungränsen. Därmed bedöms det inte finnas motstående intressen. Vissa mindre lämpliga områden återfinns i anslutning till kommungränsen men inom dessa områden ska Tidaholms kommun inneha en återhållsam ställning till etablering av vindkraftverk. Dessa områden sammanfaller huvudsakligen med områden inom Falköpings kommun som bedömts vara lämpliga för enstaka vindkraftverk.

Falköpings kommuns vindbruksplan och Tidaholms kommuns förslag till vindbruksplan bedöms samspela och inte innebära motstående intressen.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända yttrande angående Tidaholms kommuns förslag till vindbruksplan utan erinran.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2023-05-23
- Missiv gällande granskning av förslag till ny vindbruksplan för Tidaholms kommun, 2023-05-16



Kommentar

Tidaholms kommun tackar för yttrandet och noterar att vissa mindre lämpliga områden återfinns i anslutning till Falköpings kommungräns men att dessa områden bedöms samspela och inte innebära motstående intressen.

Mullsjö kommun, 2023-07-04

Mullsjö kommun inte har några erinringar mot förslag till ny vindbruksplan för Tidaholms kommun. Vi ser det dock som positivt att de pekat ut området vid Baremosse som "stoppområde" för vindkraft så att inte naturreservatet kan påverkas negativt i framtiden. Tack för möjligheten att delta i granskningen av förslaget till ny vindbruksplan för Tidaholms kommun, ser fram emot att följa utvecklingen av er vindbruksplan.

Kommentar

Tidaholms kommun tackar för yttrandet och noterar att kommunerna har samma uppfattning om att naturreservatet Baremosse bör skyddas mot exploatering.



Sakägare 1–3, synpunkter inkomna 2023-05-31 – 2023-07-23

Sakägare 1

En sakägare besökte Gamla torget den 31 maj 2023 och undrade om kommunen har missat att rita in ett naturreservat i Vinberga – Anneberg.

Kommentar

Tidaholms kommun tackar för yttrandet och noterar inkommen synpunkt.

Vindbruksplanen har uppdaterat kartmaterialet och ritat in naturreservatet Valstad. Naturreservaten inklusive det naturreservat som är beläget i Vinberga (Länsstyrelsens benämning på reservatet: Valstad) redovisas på sidan 31 (kartbild) samt 32 (text).

Sakägare 2

I förordet står att intresset för förnybar energi är större än någonsin. Det är en sanning med modifikation. Regeringen arbetar för att ta bort subventionerna till vindkraft och därmed skapa lika ekonomiska förutsättningar för kärnkraft. Det innebär helt andra spelregler, vilket kommer att gynna utbyggnaden av kärnkraft, och då framförallt SMR (små modulära reaktorer).

Dessa passar alla kommuner - liten som stor. Det kanske är dags att göra en "SMR kärnkraftsplan"? SMR påverkar inte närboende negativt med ljud/synbarhet och kan placeras nära kraftnätet för att ge bästa stabila, fossilfria och planerbara effekt. Man behöver inte avverka någon skog, skogsvägar behöver inte breddas/rätas och kablar behöver inte grävas några längre sträckor.

På sidan 40 i förslaget står att målet år 2040 är 100 % förnybar elproduktion. Detta kommer troligen inom snar tid ändras. I ett förslag från Regeringen ska det nya målet ändras till 100 % FOSSILFRITT. Vindbruksplanen visar ett politiskt ställningstagande för framtida mark- och vattenanvändning och fortsatt planering i kommunen. Jag anser att kommunen bör ta sitt ansvar för kommunen, dess natur, turism och landsbygd genom att tydligt ta avstånd från all etablering av vindkraft som kräver miljöprövning och enbart goda mindre etableringar som kräver bygglov.

Tidaholm har inte de ytor som stora verk tar i anspråk. Att skydda närboende från hälsofarligt ljud bör vara av absolut största vikt. Försiktighetsprincipen bör härmed gälla. Det är av stor vikt att värna om de som bor på landsbygden och främja deras livsmiljö och hälsa. Allt för en levande landsbygd.

Fortsätt satsa på turismen i Tidaholm och då inte minst på Hökensås. Det är viktigt för kommunens framtid. Vi har inte råd att offra vår fina natur till förmån för stora industrier. Landsbygden ska givetvis fortsatt leverera tystnad, lugn och ro.

I förslaget finns angivet ett skyddsavstånd till fastigheter med 1 000 m. Ett avstånd som ej är tillräckligt.

I incitamentsutredningens redogörelse, som Regeringen gett i uppdrag att utföra, föreslås följande åtgärder:

Fastigheter inom 6 ggr verkets höjd ska ha rätt att få sina fastigheter inlösta.

De som bor på ett avstånd upp till tio ggr verkets höjd ska ha rätt till en andel av de intäkter som verket skapar.

Förslagets avstånd på 1000 m är alltså inte tillräckligt för att skydda de boende enligt incitamentsutredningen.

Det är fråga om verksamheter som förvandlar ostörda, tysta naturområden till industriområden med hälsoskadliga maskiner. Beslutet om vindbruksplan bör tas med största allvar. I dag saknas fullständiga



risk- och konsekvensanalyser. Detta om något bör föranleda att vindbruksplanen ser till att all vindkraftsetablering i Tidaholm bromsas till dess att det finns säkerställda studier på framförallt hälsofarligt ljud och mikroplasters frigörande från rotorbladen.

Vindkraftsindustrin påverkar närliggande bostäders fastighetsvärde. I en studie gjord av professorerna Hans Westlund och Mats Wilhelmsson vid KTH, Kungliga tekniska högskolan, har man analyserat nära 100 000 försäljningar av småhusfastigheter under perioden 2013–2018.

Man har studerat försäljningspris och avstånd till närmaste vindkraftverk.

Resultatet visar bland annat ett 20 procent lägre genomsnittligt försäljningspris för fastigheter två kilometer från vindkraft jämfört med priset på fastigheter 20 kilometer eller längre ifrån.

Sammanfattning av vår synpunkt gällande skyddsavstånd till fastigheter är:

10 GÅNGER VERKETS HÖJD till närliggande fastigheter med hänvisning till Regeringens incitamentsutredning.

Kommentar

Tidaholms kommun tackar för yttrandet och noterar att sakägarna föreslår en plan för små modulära reaktorer. Riksdagens beslut om att energiproduktionen 2040 ska vara 100% fossilfri förs in i planförslaget.

Kommunen noterar att sakägarna förordar hänsynsavstånd om 10 gånger verkets höjd.

Angående sjunkande fastighetsvärde ska verksamheter som berörs av tillståndsprövning utgå från att vindkraft inte ska lokaliseras så att ett ersättningsanspråk uppstår. Detta regleras i miljöbalkens 31–33 kapitel. Detta oberoende av om de har stöd av vindkraftsplanen eller inte. Lagstiftningen ser ut så att markägare inom ett verks vindupptagningsområde får ersättning inom vindupptagningsområdet. Dessa markägare kan vara berörda av buller och skuggor på sin fastighet. Fastighetsägare som inte upplåter mark för anläggningen kan också vara berörda av buller och skuggor men kan mista möjligheten att få ekonomisk ersättning.

Det finns ingen lagstiftning som tvingar vindkraftsägarna att ersätta dessa fastighetsägare, så vida inte störningarna överskrider bestämda gränsvärden. Dock så ligger det i verksamhetsutövarens intresse att minimera sådana skador på natur och andra fastigheter eftersom det givetvis främjar verksamheten att den inte överklagas eller blir skadeståndsskyldig.



Sakägare 3

För att behålla en levande landsbygd i framtiden och med respekt för de boende ska minsta avstånd mellan tillståndspliktiga vindkraftverk och bostad vara minst 1000 meter. Detta för att täcka in skuggningseffekter, hinderbelysningseffekter, reflexer, visuell påverkan mm och inte riskera försämrade bostadsmiljöer.

- För att säkra turismens framtid i Tidaholm ska avståndet mellan rekreationsområde (camping-, stug- eller fritidsområden) och vindkraftverk vara minst 2000 meter. Dessa områden bör även markeras som fritidsområden så att ljudnivån blir 35 dBA.
- Samtliga fastighetsägare, föreningar och företag inom 2000 meter från vindkraftverk ska informeras skriftligen när samråd ska genomföras. Informationsunderlag ska skickas till samtliga fastighetsägare, föreningar och företag minst tre veckor före samrådet.

Underlaget ska skickas till fastighetsägarens bostadsadress.

- Ljudnivån från vindkraftverk vid bostäder ska ej överskrida 35dBA i tysta områden där bakgrundsljudet är 20–25 dBA.

Kommentar

Tidaholms kommun tackar för yttrandet och noterar att sakägarna föreslår ett hänsynsavstånd om minst 1000 meter till bostad och 2000 meter till rekreationsområden. Förslag till ny vindbruksplan anger 1000 meter till närmsta bostad och redan tillståndsgivna verk får stå kvar/uppföras. Kommunen har ett utpekad tyst område där gränsvärdet för buller är satt till 30 dBA. Övriga områden har inget reglerat gränsvärde för buller. Däremot måste Naturvårdsverket riktvärden för buller 40 dBA ekvivalent ljudnivå klaras vid husfasad vid uppförande av vindkraftverk.

Hur samrådet ska genomföras regleras både i plan- och bygglagen och i miljöbalken. Dessa lagrum anger tydligt om när och hur samråd ska genomföras med myndigheter, berörda, allmänheten med flera. Samrådet är en process som bland annat kan bestå av ett eller flera samrådsmöten, men även skriftväxling. En viktig skillnad mellan de båda lagstiftningarna är dock att i plan- och bygglagen är det kommunen som ansvarar för samråd och kommunikation medan det i miljöbalken ligger ett stort ansvar på verksamhetsutövaren. Formerna för samråd och kommunikation skiljer sig också åt mellan lagarna. Både kommunen och verksamhetsutövaren rekommenderas att informeras skriftligen.